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Molina Vintimilla, Maria Emilia

From: Bayona Pulido, Mauricio
Sent: Friday, October 22, 2021 2:15 PM
To: Molina Vintimilla, Maria Emilia
Cc: Remon Vasquez, Diana Raquel
Subject: FW: Aprobación de CTNR

Hola Maria Emilia 
 
Adjunto para el trámite, el email que faltaba. 
 
Saludos 
 
Mauricio 
 

From: Victoria De la Rosa <vdelarosa@mef.gob.pa>  
Sent: viernes, 22 de octubre de 2021 12:04 p. m. 
To: Zappani, German <GERMANZ@iadb.org>; Bayona Pulido, Mauricio <MAURICIOBA@IADB.ORG> 
Cc: Maria Mercedes Villalaz <mvillalaz@mef.gob.pa>; jayala@mop.gob.pa 
Subject: RE: Aprobación de CTNR 
 
Estimado señor Zappani: 
 
En el marco de la nota MEF-2020-53754, fechada 13 de septiembre del año en curso, mediante la cual este el Ministerio 
de Economía y Finanzas manifiesta No Objeción a la Cooperación Técnica No Reembolsable denominada “Apoyo a la 
Realización de una Cartera de Proyectos para el Sector Transporte”, por la suma de US$250,000.00, solicitada por el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), tengo el agrado de informarle que número correcto es PN-L1270 en vez de (RG-
T3864).  
  
Al respecto, favor disculpar inconvenientes causados y agradecemos su colaboración para subsanar dicha solicitud, toda 
vez que por un error involuntario se colocó (RG-T3864) en la nota antes citada.  
  
Atentos saludos,   
 
 

 

Victoria De La Rosa A. 
Jefa del Departamento de Negociación y Relación con los Inversionistas 
Dirección de Financiamiento Público 
Edificio Ogawa - Vía España, Piso 4 y Calle 52E 
 (507) 504-0078 
www.mef.gob.pa | https://fpublico.mef.gob.pa 

 
 
 
 

De: Bayona Pulido, Mauricio <MAURICIOBA@IADB.ORG>  
Enviado el: viernes, 22 de octubre de 2021 11:59 a. m. 
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Para: Maria Mercedes Villalaz <mvillalaz@mef.gob.pa> 
CC: Zappani, German <GERMANZ@iadb.org>; Julio Ayala <jayala@mop.gob.pa> 
Asunto: RE: Aprobación de CTNR 
 
Estimada Maria Mercedes 
  
Muchas gracias por la gestión. Manifestamos nuestra conformidad con el contenido del email. 
  
Agradecemos que lo envíen a la mayor brevedad. 
  
Atentamente, 
  
Mauricio Bayona Pulido 
Especialista Senior - División de Transporte 
Representación de Panamá 

 
Calle 50 con calle Elvira Méndez,  
Edificio Tower Financial Center (Towerbank), piso 23. 
Panamá, Panamá 
Tel. (507) 206-0900 
http://www.iadb.org 
  

De: Julio Ayala <jayala@mop.gob.pa>  
Enviado el: viernes, 22 de octubre de 2021 8:48 a. m. 
Para: Maria Mercedes Villalaz <mvillalaz@mef.gob.pa> 
Asunto: RV: Aprobación de CTNR 
  
Buen día María Mercedes, te escribo para comunicarte que el Especialista de transporte del BID 
nos informó de un error involuntario en la nomenclatura numérica de la CTNR solicitada por un 
monto de 250 mil. De igual forma me indican que pudiera corregirse dicha discrepancia 
mediante correo dirigido a la Representante de país con copia a Mauricio Bayona. Adjunto 
correo recibido de parte del banco. 
  
Mil gracias 

  

De: Bayona Pulido, Mauricio <MAURICIOBA@IADB.ORG> 
Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 15:44 
Para: Julio Ayala <jayala@mop.gob.pa> 
Cc: Molina Vintimilla, Maria Emilia <MARIAMOL@IADB.ORG> 
Asunto: RE: Aprobación de CTNR  
  
Estimado Julio 
  
En el trámite de aprobación, observamos que hay un error en la carta de solicitud del MEF, en el número de la 
Cooperación Técnica, ya que se menciona la (RG-T3864), pero el numero correcto es PN-L1270. 
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Para avanzar en el proceso, necesitamos de tu colaboración para corregir este error en la carta, o al menos tener un 
email del MEF que de alcance al email con el que se envió la carta, indicando el número de la Cooperación Técnica. 
  
El plazo límite para recibir esta corrección es el próximo jueves 21 de octubre. 
  
Agradecemos de antemano tu colaboración. 
  
Saludos 
  
Mauricio 
  

From: Julio Ayala <jayala@mop.gob.pa>  
Sent: jueves, 16 de septiembre de 2021 5:25 p. m. 
To: Rafael Sabonge <rsabonge@mop.gob.pa> 
Cc: Bayona Pulido, Mauricio <MAURICIOBA@IADB.ORG>; Mary Johnson <mjohnson@mop.gob.pa>; Librada De Frías 
<ldefrias@mop.gob.pa> 
Subject: Aprobación de CTNR 
  
Señor ministro, me complace informarle la No objeción del MEF a nuestra solicitud de Cooperación Técnica No 
Reembolsable por un monto de US$250 mil dólares para impulsar acciones en beneficio del sector transporte. 
  
Saludos 
  
Get Outlook para Android 
  

   

  
  

Click here to report this email as spam. 

  

La información contenida en este mensaje de correo electrónico puede ser privilegiada, confidencial y protegida de la divulgación. Si usted no es el destinatario, cualquier 
revisión, difusión, distribución o copia está estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este mensaje de correo electrónico por error, por favor notifique al remitente por 
correo electrónico y borre el mensaje y cualquier documento adjunto inmediatamente. 
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The information contained in this email message may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you are not the intended recipient, any review, dissemination, 
distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this email message in error, please notify the sender by reply email and delete the message and any 
attachments.  


